
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0048/97609-6 CPF/CNPJ: 07.432.517/0001-07 Empresa: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

23790 46507 50000 258298 26039 550004 6 99070000069772  

 Beneficiário:  POTTENCIAL SEGURADORA S A  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  POTTENCIAL SEGURADORA S A  11.699.534/0001-74  21/11/2024

 Valor do boleto (R$);
 697,72
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LT          07.432.517/0001-07  697,72

 Data de pagamento:
 21/11/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 AEB13DEF5F57D187E7AADEB8C52D4977BC8265AD                         Não

Operação efetuada em 21/11/2024  às 13:49:56 via Sispag, CTRL 006017322077962.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1
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Jaine De Souza Balbino

De: Roberta Maria Alves Ferreira Franca <rmafranca@simpress.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2024 16:55
Para: Coordenação de Administração de Contrato (CAC); Ricardo Pires Michalski; 

Jaine De Souza Balbino
Cc: Felipe Bezerra Santos
Assunto: RES: Comprovante de Pagamento do Seguro Garantia CT 30/2024
Anexos: Comp 21.11.pdf

Prezados,  
  
Boa tarde ! 
  
Seguem em anexo o comprovante de pagamento do Prêmio do Seguro Garantia referente ao Contrato nº 30/2024 – 
MME. 
  
Estou à disposição para quaisquer dúvidas ou atualizações necessárias.  
  
Atenciosamente, 
  

 

 

Roberta Maria Alves Ferreira Franca 
GERENTE DE CONTAS FARMER I 
 
+55 11 2103-9600 – Ramal 6603 
+55 61 99278-4513 
rmafranca@simpress.com.br 
www.simpress.com.br 

   

 

 
 

 

  
  

 
“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o destinatário ou a 
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, 
por favor, avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros

  
  
  
  

De: Jaine De Souza Balbino <jaine.balbino@mme.gov.br> Em nome de Coordenação de Administração de Contrato 
(CAC) 
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Enviada em: sexta-feira, 22 de novembro de 2024 14:58 
Para: Roberta Maria Alves Ferreira Franca <rmafranca@simpress.com.br>; Coordenação de Administração de 
Contrato (CAC) <cac@mme.gov.br>; Ricardo Pires Michalski <rpmichalski@simpress.com.br> 
Cc: Felipe Bezerra Santos <febsantos@simpress.com.br> 
Assunto: RES: Comprovante de Pagamento do Seguro Garantia CT 30/2024 
  

ATENÇÃO: Este e-mail é um e-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, exceto se você reconheça quem enviou e saiba 
que os conteúdos do links ou do anexo são seguros. 

Boa tarde prezados,  
  
Reitero a solicitação de 23/10/2024. 
  
Atenciosamente, 
Coordenação de Administração de Contratos- CAC/CGCC/SPOA/SE/MME  
Ministério de Minas e Energia Esplanada dos Ministérios, Bloco U- Brasília/DF 
(61)2032-5996/5213 
  
  
  
-----Mensagem original----- 
De: MME/Para envios de e-mails <cac@mme.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2024 09:18 
Para: Rodrigo Goncalves Freires <rgfreires@simpress.com.br>; Comercial Unidade Brasília 
<ComercialUnidadeBrasilia@simpress.com.br>; Ricardo Pires Michalski <rpmichalski@simpress.com.br>; 
cac@mme.gov.br; Roberta Maria Alves Ferreira Franca <rmafranca@simpress.com.br> 
Assunto: Comprovante de Pagamento do Seguro Garantia CT 30/2024 
  
ATENÇÃO: Este e-mail é um e-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, exceto se você reconheça quem 
enviou e saiba que os conteúdos do links ou do anexo são seguros. 
  
À SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTD., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0001-07 
  
Solicita-se o envio do comprovante de pagamento do Prêmio do Seguro Garantia referente ao Contrato nº 30/2024 - 
MME, após o Cumprimento da obrigação, conforme abaixo: 
  
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 
1 Parcela - Valor R$697,72 - Vencimento: 21/11/2024 
  
  
Solicita-se a confirmação do recebimento desta mensagem. 
  
Atenciosamente, 
Coordenação de Administração de Contratos- CAC/CGCC/SPOA/SE/MME Ministério de Minas e Energia Esplanada dos 
Ministérios, Bloco U- Brasília/DF 
(61)2032-5996/5213 
  
  

Olá, caso você precise do apoio do gestor imediato de Roberta Maria Alves Ferreira Franca, abaixo você 
encontra as informações de contato:  
Nome: Vanessa Borges Raupp Fonseca 
Telefone: +55 61 99858-6941 
E-mail: vbraupp@simpress.com.br  


